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Ministero dell’Istruzione, dell’Universita e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA “SANTA CECILIA”
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-36096720

www.conservatoriosantacecilia.it

Cap 126
Ordine 47/ 2024

Direzione Amministrativa
Direzione di Ragioneria — Giulia Palazzi

Al Direttore di Ragioneria
Dott.ssa Giulia Palazzi

Oggetto: Ordine di spesa n. 47/2024 — rimborso spese per pagamento fabbro ripristino serratura aula
Gigli del Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma

Vista la richiesta presentata dal Direttore M° Franco Antonio Mirenzi, vista la ricevuta di pagamento per il
servizio in oggetto assunta agli atti con prot.3565/2024, si prega di provvedere al rimborso in favore del
Direttore M° Franco Antonio Mirenzi per la somma di seguito specificata

Descrizione Q.ta |Prezzo Unitario |Totale
Chiamata tecnico (fabbro) 1 € 60 € 340
Apertura porta con rottura del cilindro 1 € 280

TOTALE IMPONIBILE 340,00

IVA 22% 74,80

TOTALE LORDO 414,80

Distinti saluti

Il Direttore’ Amministrativo
Dott.ss¥ Alessandra Sergi -
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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Fattura n. 45

Da: llardi Giuliano A: Conservatorio di Musica Santa Cecilia
ViaAssunta, 91 C Via dei Greci, 18

00042 Anzio (RM) 00187 Roma (RM)

N° partita IVA: 1T16080521004 Codice fiscale: 80203690583

Codice fiscale: LRDGLN68D05H501K

Fattura n. 45

Data di emissione: 07/03/2024  Scadenza: 21/03/2024  Metodo di pagamento: Carta di pagamento

Articoli Quantita Unita Prezzo unitario IVA (%) Importo (netto)
Uscita tecnico 1 pezzo 60,00 € 22 60,00 €
Apertura porta con rottura del cilindro 1 pezzo 280,00 € 22 280,00 €
Intervento eseguito previo preventivo accettato dal cliente. Totale imponibile 340,00 €

IVA (22%) 74,80 €

414,80 €

llardi Giuliano Email: giulianoilardi@hotmail.it
Tel.: +393427439509
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Giulia Palazzi

Da: Direzione

Inviato: mercoledi 14 febbraio 2024 18:16

A: Giulia Palazzi

Oggetto: R: attesa dati fattura per serratura 2 piano

aula Gigli secondo piano
Grazie per la collaborazione

Franco Antonio Mirenzi
Direttore del Conservatorio Santa Cecilia di Roma

Da: Giulia Palazzi <g.palazzi@conservatoriosantacecilia.it>
Inviato: martedi 13 febbraio 2024 09:45

A: Direzione; Alessandra Sergi

Oggetto: R: attesa dati fattura per serratura 2 piano

Perfetto! grazie. Comunque lo chiamo e sistemo la pratica.
Siricorda I'aula?

Grazie e buona giornata
Giulia

Da: Direzione <direzione@conservatoriosantacecilia.it>

Inviato: martedi 13 febbraio 2024 09:44

A: Giulia Palazzi <g.palazzi@conservatoriosantacecilia.it>; Alessandra Sergi <a.sergi@conservatoriosantacecilia.it>
Oggetto: R: attesa dati fattura per serratura 2 piano

Giusto, ieri sera abbiamo dovuto chiamare un fabbro urgentemente per aprire una porta chiusa dall'esterno causa
rottura chiave.

Dentro I'aula permanevano effetti personali del docente che, senza di essi, non sarebbe potuto rientrare al suo
domicilio.

La dott.ssa Sergi, ovviamente e stata informata al momento.

Grazie per la collaborazione

Franco Antonio Mirenzi
Direttore del Conservatorio Santa Cecilia di Roma

Da: Giulia Palazzi <g.palazzi@conservatoriosantacecilia.it>
Inviato: martedi 13 febbraio 2024 09:41

A: Direzione; Alessandra Sergi

Oggetto: R: attesa dati fattura per serratura 2 piano

Buongiorno Direttore,
ho cercato al protocollo llardi e non ho trovato né contratti né ordini di spesa.
La chiamo in giornata e cerco di capire

Cordiali saluti
Giulia Palazzi





Da: Direzione <direzione@conservatoriosantacecilia.it>

Inviato: lunedi 12 febbraio 2024 20:14

A: giulianoilardi@hotmail.it <giulianoilardi@hotmail.it>; Giulia Palazzi <g.palazzi@conservatoriosantacecilia.it>;
Ufficio Protocollo <amministrazione@conservatoriosantacecilia.it>; Alessandra Sergi
<a.sergi@conservatoriosantacecilia.it>

Oggetto: attesa dati fattura per serratura 2 piano

Cara Giulia,

il sig. llardi attende i dati per poter emettere fattura di € 414,80 per il servizio espletato questa sera 12/02/2024 ho
anticipato io con il Pos.

il contatto telefonico del sig. llardi € 3427439509
Grazie per la collaborazione

Franco Antonio Mirenzi
Direttore del Conservatorio Santa Cecilia di Roma





